27/13/24, 11:34 Correo: Liliana Andrea Aparicio Castellanos - Outlook

RE: PROCESO CONTRACTUAL ACUERDO MARCO DE PRECIOS FERRETERIA VIGENCIA
2024

Dafne Viviana Huertas Bocachica <dvhuertas@alcaldiabogota.gov.co>
Mar 26/03/2024 14:51

Para:Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>
CC:Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

ﬁ]] 1 archivos adjuntos (166 KB)
4233100-FT-1152 Declaracion CA Ferreteria.doc;

Cordial saludo,

Atendiendo la solicitud, se remite el formato FT-1152 con la aprobacidn de la exclusidn de cldusulas
ambientales del proceso con objeto: Suministro de elementos de Ferreteria, herramientas, elementos eléctricos
y elementos de construccion que se utilizardn para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos,
construcciones y atencién de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaria General de La Alcaldia
Mayor De Bogotd D.C y/o donde la entidad lo requiera.

Los ajustes al FT-1152 se encuentran en fuente color azul y los campos pendientes por diligenciar subrayados
en amarillo, por favor tener en cuenta y complementar antes de enviar la version final a la Direccién de

Contratacion.

Por otra parte, para futuros procesos en los que no se incluirdn obligaciones ambientales se informa que la
justificacion de exclusién estas obligaciones debe estar redactada en el FT-1152.

Agradecemos la atencidn.

Cordialmente,

Pt ‘ DAFNE VIVIVANA HUERTAS BOCACHICA ia‘
um BOGOTA Se Ma :- 3;3;::;; * " s6s
DE BOGOTADLL. Tea OO RSN

De: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 14:45

Para: Dafne Viviana Huertas Bocachica <dvhuertas@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: PROCESO CONTRACTUAL ACUERDO MARCO DE PRECIOS FERRETERIA VIGENCIA 2024

Buenas tardes

No tengo observaciones
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De: Dafne Viviana Huertas Bocachica <dvhuertas@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 14:34

Para: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RE: PROCESO CONTRACTUAL ACUERDO MARCO DE PRECIOS FERRETERIA VIGENCIA 2024

Buen dia Claudia,

Atendiendo la solicitud, se remita para tu aprobacién el formato FT-1152 con la exclusién de clausulas
ambientales del proceso con objeto: Suministro de elementos de Ferreteria, herramientas, elementos eléctricos
y elementos de construccion que se utilizardn para realizar las adecuaciones, reparaciones, mantenimientos,
construcciones y atencién de emergencias de las edificaciones necesarias para la Secretaria General de La Alcaldia
Mayor De Bogotd D.C y/o donde la entidad lo requiera.

Los ajustes al FT-1152 se encuentran en fuente color azul y los campos pendientes por diligenciar subrayados

en amarillo, por favor tener en cuenta y complementar antes de enviar la versién final a la Direccién de
Contratacion.

Por otra parte, para futuros procesos en los que no se incluirdn obligaciones ambientales se recomienda que
la justificacidn de exclusion estas obligaciones se encuentre redactada en el FT-1152.

Quedo atenta a las indicaciones.

Cordialmente,

DAFNE VIVIVANA HUERTAS BOCACHICA
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De: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:31

Para: Dafne Viviana Huertas Bocachica <dvhuertas@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: PROCESO CONTRACTUAL ACUERDO MARCO DE PRECIOS FERRETERIA VIGENCIA 2024

‘ Llaudlia Janmeth JSaramile Gomez

u BOGOT,\ Dlreccmr} Administrativa y Ifmancnera )

D BOGOTA B Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext..2306
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De: Liliana Andrea Aparicio Castellanos <laaparicio@alcaldiabogota.gov.co>

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:31

Para: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: RV: PROCESO CONTRACTUAL ACUERDO MARCO DE PRECIOS FERRETERIA VIGENCIA 2024

Para tu gestién
Cordial saludo

De: Liliana Andrea Aparicio Castellanos

Enviado: martes, 26 de marzo de 2024 11:30

Para: Claudia Janneth Jaramillo Gomez <cjjaramillo@alcaldiabogota.gov.co>

Asunto: PROCESO CONTRACTUAL ACUERDO MARCO DE PRECIOS FERRETERIA VIGENCIA 2024

Buenos dias, adjunto documentacion para el nuevo proceso de contratacién de ferreteria por Acuerdo
Marco de precios.

1. CDP
2. Estudio previo
3. Estudio de Mercado y aval de financiera
4. {tems del proceso
5. Declaracion de Clausulas Ambientales (Pend. PIGA)
6. Ficha EBI
Cordial saludo
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